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1 mensagem

- Camara Shirlei Henrique de Carvalho Rued |
- 'b‘t'nga irie! enrlque e carvalno rRue

Pedido Informagao <informacao@camaraibitinga.sp.gov.br> 28 de dezembro de 2020 08:45
Para: Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas <shirlei@camaraibitinga.sp.gov.br>

‘mmemmmie- FOrwarded message ---------

De: GIGOVBUO3 - Gestdo de Contratos <gigovbu03@caixa.gov.br>

Date: qua., 23 de dez. de 2020 as 16:45

Bubject: OF 1055/2020/GIGOV/BU — Comunica Créditos de Recursos OGU — Contrato Repasse n°
-887353/2019/MTUR/CAIXA — Processo n° 1063772-88 — MUNICIPIO DE IBITINGA

To: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br <informacao@camaraibitinga.sp.gov.br>

LCc: SR2585SP - SR Bauru/SP. <sr2585sp@caixa.gov.br>, SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP
<seg6713sp@caixa.gov.br>, planejamento@ibitinga.sp.gov.br <planejamento@ibitinga.sp.gov.br>,
financas@ibitinga.sp.gov.br <financas@ibitinga.sp.gov.br>, diretorplanejamento@ibitinga.sp.gov.br
<diretorplanejamento@ibitinga.sp.gov.br>, diretorprojetos@ibitinga.sp.gov.br <diretorprojetos@ibitinga.sp.gov.br>,
gabinete@ibitinga.sp.gov.br <gabinete@ibitinga.sp.gov.br>, obras@ibitinga.sp.gov.br <cbras@ibitinga.sp.gov.br>,
Marcio Makoto Missaka <marcio.makoto@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

GAIXA ECONOMICA FEDERAL
OF 1055/2020/GIGOV/BU

Bauru, 23 de Dezembro de 2020.

A-Sua Exceléncia o{a) Senhor(a)

Presidente da Camara Municipal de Vereadores de Ibitinga

Com copia para

MUNICIPIO DE IBITINGA

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros — Orgamento Geral da Unido

Ref. Contrato Repasse n°® 887353/2019/MTUR/CAIXA — Processo n°® 1063772-88

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V. Ex.? o crédito de recursos financeiros, sob blogueio, em 21/12/2020, no valor de R$
119.375,00 (Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse



