PROT-CMI 1190/2023
& ~ 24/04/2023 - 08:53
7 Camara MTR 174/2023
£ |biti nga Marcia Alcantara <marcia@camaraibitinga.sp.gov.br>

Fwd: Oficio n° 0073 / 2023 / GIGOV/BU - PM Ibitinga - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 912565/2021 -
Operacao 1076282-32 - Oficio de Crédito de Recursos - OBTV

1 mensagem

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas <shirlei@camaraibitinga.sp.gov.br> 24 de abril de 2023 as 08:11
Para: MARCIA <marcia@camaraibitinga.sp.gov.br>

---------- Forwarded message ---------

De: GIGOVBUO3 - Gestao de Contratos <gigovbuO3@caixa.gov.br>

Date: qui., 20 de abr. de 2023 as 09:57

Subject: Oficio n°® 0073 /2023 / GIGOV/BU - PM Ibitinga - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 912565/2021 - Operagao 1076282-32 - Oficio de
Crédito de Recursos - OBTV

To: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br <informacao@camaraibitinga.sp.gov.br>

Cc: planejamento@ibitinga.sp.gov.br <planejamento@ibitinga.sp.gov.br>, diretorplanejamento@ibitinga.sp.gov.br <diretorplanejamento@ibitinga.sp.gov.br>,
gabinete.ibitinga@gmail.com <gabinete.ibitinga@gmail.com>, frauzo@uol.com.br <frauzo@uol.com.br>, obrasprefeituraibitinga@gmail.com
<obrasprefeituraibitinga@gmail.com>, diretorprojetos@ibitinga.sp.gov.br <diretorprojetos@ibitinga.sp.gov.br>, belmirosgarbi@hotmail.com
<belmirosgarbi@hotmail.com>, Guilherme Camargo Ferraz Costa <guilherme.costa@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

CAIXA

Geréncia Executiva de Governo Bauru
Rua Gustavo Maciel, n°® 7-33, 1° Andar, Centro
CEP 17010-180, Bauru/SP
Tel: (14) 3235-5600
gigovbu@caixa.gov.br

Oficio n° 0073 / 2023 / GIGOV/BU

Bauru, 20 de Abril de 2023

A Sua Exceléncia o(a) Senhor(a)
Presidente da Camara Municipal de Ibitinga
Av. Dr. Victor Maida, 563 - Centro

CEP 14940-097 — Ibitinga — SP

Com copia para

A Sua Exceléncia a Senhora
Cristina Maria Kalil Arantes
Prefeita Municipal

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

CEP: 14940-000 - Ibitinga — SP
Assunto: Crédito de Recursos Financeiros — Orgamento Geral da Uniao.

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 18/04/2023, no valor de R$ 481.104,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e
cento e quatro reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse n° 912565/2021 - Operagao 1076282-32, firmado com Municipio de Ibitinga, assinado
em 30/08/2021, no ambito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestdo do Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento
Regional, que tem por objeto “recapeamento asfaltico de vias municipais”.
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2.

Informamos que o valor da Contrapartida devera ser depositado na Conta Vinculada apds a solicitagdo de desbloqueio para q

aplicacéo financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse.

Respeitosamente,
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JAIRO RUBENS DE OLIVEIRA LISBOA
Coordenador de Filial

Geréncia Executiva de Governo Bauru / SP

SERGIO AMADEO

Gerente de Filial

Geréncia Executiva de Governo Bauru / SP
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